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Bonjour Madame,
Cette demande est en cours de traitement et sera terminée d'ici quelques semaines.

Avec mes meilleures salutations.

Donatella Zitello

Comptable
FONPRO Av. Général-Guisan 48a — 1009 Pully

Fondation cantonale pour 021 711 77 42 (direct) — 021 711 77 40
la formation professionnelle .
dzitello@fonpro.ch — www.fonpro.ch

Absente les apres-midis des mercredis et vendredis

Attention : Les informations contenues dans ce message et ses annexes sont CONFIDENTIELLES et exclusivement destinées a I'utilisation du
destinataire. Toute transmission d'une copie non autorisée de ce message et toute utilisation ou publication des informations qu'il contient
sont strictement interdites et peuvent étre illégales. Nous vous prions de bien vouloir nous aviser immédiatement si ce message vous est

parvenu par erreur. Avec nos remerciements.

De : Info <info@fonpro.ch>

Envoyé : vendredi, 21 novembre 2025 15:52

A : Donatella Zitello <dzitello@fonpro.ch>

Objet : TR: AFG-CH : Demande de contribution aux co(ts CIE des géomaticiens 2024-2025

Sandy Schneider

Secrétaire générale adjointe
FONPRO Av. Général-Guisan 48a — 1009 Pully
Fondation cantonale pour 021 711 77 43 (direct) — 021 711 77 40

la formation professionnelle .
P sschneider@fonpro.ch — www.fonpro.ch

Absente le mercredi

Attention : les informations contenues dans ce message et ses annexes sont CONFIDENTIELLES et exclusivement destinées a I'utilisation du
destinataire. Toute transmission d'une copie non autorisée de ce message et toute utilisation ou publication des informations qu'il contient
sont strictement interdites et peuvent étre illégales. Nous vous prions de bien vouloir nous aviser immédiatement si ce message vous est

parvenu par erreur. Avec nos remerciements.

De : secretariat@afg-ch.ch <secretariat@afg-ch.ch>

Envoyé : vendredi, 21 novembre 2025 14:33

A : Info <info@fonpro.ch>

Cc : robin.schittli@afg-ch.ch

Objet : AFG-CH : Demande de contribution aux colts CIE des géomaticiens 2024-2025
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Madame, Monsieur,

Le 20 octobre 2025, la DGEP nous a envoyé la décision de subvention en annexe a notre
demande du 8 octobre 2025. Afin de pouvoir informer les entreprises formatrices vaudoises,
si un solde pour les colts des CIE 2024-2025 reste en notre faveur, nous aimerions savoir
dans quel délai il vous sera possible de traiter notre demande.

Les entreprises formatrices apprécieraient en effet de pouvoir traiter une éventuelle facture
dans I'année comptable 2025, concernant I'année scolaire écoulée.

Nous avons déja regu les décisions de tous les autres cantons et fonds cantonaux.
Nous restons a votre entiére disposition et vous adressons nos meilleures salutations.
Copie d'information au président de la commission CIE CH-F

Association faitiere Géomaticiens / Géomaticiennes Suisse (AFG-CH)

Tragerverein Geomatiker/-in Schweiz (TVG-CH)

Associazione mantello Geomatica/o Svizzera (AMG-CH)

Daniela Glauser, Coordinatrice administrative CIE

Kapellenstrasse 14

3011 Berne

058 796 99 65

secretariat@afg-ch.ch
www.formation-geomatique.ch
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